ENVIO FACTURA Y DATOS BANCARIOS
jcz caszav<cazj_msm29@hotmail.com>
lun 25/09/2017 05:37 p.m.

Para: Unidad de Apoyo Administrativo del CIEPS (CIEPS.UAA@hotmail.com)
Atentamente

C.P.y A. Juana Castro Zavala

Auditora

Z??rate Garc??a Paz y Asociados, S.A. de C.V.

De: Karen Mateos <karen.mateos@hotmail.com>

Enviado: lunes, 25 de septiembre de 2017 05:34 p. m.

Para: Juanita Auditora

CC: C.P. Oscar Vargas

Asunto: RV: FAC 1776 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION...

Hola Juanita Te envio la factura solicitada.
Saludos

De: Karen Mateos <karen.mateos@hotmail.com>

Enviado: lunes, julio 03, 2017 12:54 PM

Para: C.P. Valerio

Cc: C.P. Oscar Vargas; CIEPS.UAA@hotmail.com

Asunto: FAC 1776 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION...

Buen dia C.P. Valerio

Anexo la factura 1776 correspondiente al Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social por concepto del primer pago conforme al contrato de prestacidn de servicios
profesionales, con un importe total de $3,890.58

Cualquier duda estoy a sus 6rdenes. Saludos Cordiales.
Favor confirmar de recibido.

FAC 1817 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL
Jcz caszav<cazj_msm29@hotmail.com>
lun 25/09/2017 05:38 p.m.

Para: Unidad de Apoyo Administrativo del CIEPS (CIEPS.UAAQRhotmail.com)

Atentamente

C.P.y A. Juana Castro Zavala

Auditora

Z??rate Garc??a Paz y Asociados, S.A. de C.V.

De: jcz caszav <cazj_msm29@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 30 de agosto de 2017 03:11 p. m.

Para: Unidad de Apoyo Administrativo del CIEPS

Asunto: RV: FAC 1817 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL

PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE

Atentamente

C.P.y A. Juana Castro Zavala

Auditora

Z??rate Garc??a Paz y Asociados, S.A. de C.V.

De: Carlos Gavifio <zgp10@prodigy.net.mx>

Enviado: miércoles, 30 de agosto de 2017 11:52 a. m.

Para: cazj_msm29@hotmail.com

Asunto: RV: FAC 1817 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL

De: Karen Mateos [mailto:karen.mateos@hotmail.com]

Enviado el: miércoles, 30 de agosto de 2017 11:35 a.m.

Para: Carlos Gavifio

CC: C.P. Oscar Vargas ] ) .

Asunto: FAC 1817 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL

Buen dia C.P. Carlos Gavifio

Adjunto sirvase encontrar en sus formatos PDF y XML archivos correspondientes a la factura 1817, correspondiente al Consejo de Investigacidn y Evaluacidn de la Politica Social.
Cualquier duda quedo a sus 6rdenes. Saludos Cordiales. Favor confirmar de recibido.

KAREN MATEOS



FAC 1694 Y 1695 (CIEPS)
Jcz caszav<cazj_msm29@hotmail.com>
lun 25/09/2017 05:39 p.m.

Para: Unidad de Apoyo Administrativo del CIEPS (CIEPS.UAAQRhotmail.com)
Atentamente

C.P.y A. Juana Castro Zavala

Auditora

Z??rate Garc??a Paz y Asociados, S.A. de C.V.

De: jcz caszav <cazj_msm29@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 9 de agosto de 2017 06:15 p. m.
Para: Unidad de Apoyo Administrativo del CIEPS
Asunto: RV: FAC 1694 Y 1695 (CIEPS)

Anexo las facturas 1694 y 1695 correspondientes al Consejo de Investigacion y Evaluacién de la Politica Social por un importe en total de $15,900.35 y $7,066.82 respectivamente, para su
pago correspondiente. Cualquier duda estoy a sus érdenes.

FAC 1809 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION
Jcz caszav<cazj_msm29@hotmail.com>
lun 25/09/2017 06:09 p.m.

Para: Unidad de Apoyo Administrativo del CIEPS (CIEPS.UAAQRhotmail.com)

Atentamente

C.P.y A. Juana Castro Zavala

Auditora

Z??rate Garc??a Paz y Asociados, S.A. de C.V.

De: Carlos Gavifio <zgp10@prodigy.net.mx>

Enviado: lunes, 25 de septiembre de 2017 06:07 p. m.

Para: cazj_msm29@hotmail.com

Asunto: RV: FAC 1809 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION

De: Carlos Gavifio [mailto:zgp10@prodigy.net.mx]
Enviado el: lunes, 25 de septiembre de 2017 05:27 p.m.
Para: cazj_msm29@hotmail.com ) )
Asunto: RV: FAC 1809 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION

De: Karen Mateos [mailto:karen.mateos@hotmail.com]

Enviado el: martes, 15 de agosto de 2017 01:40 p.m.

Para: Carlos Gavifio

CC: C.P. Oscar Vargas

Asunto: FAC 1809 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION

Buena tarde C.P. Carlos Gavifio

Adjunto sirvase encontrar en sus formatos PDF y XML archivos correspondientes a la factura 1809, correspondiente al Consejo de Investigacion y Evaluacidn de la Politica Social.
Cualquier duda quedo a sus 6rdenes.Saludos Cordiales. Favor confirmar de recibido.

KAREN MATEOS

RECIBO VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2017
REGION 0 OPERATIVA CGSIBCVT<LER.REGO@cusaem.gob.mx>
mié 27/09/2017 12:34 p.m.

Para: danaeval00Q@hotmail.com;
Unidad de Apoyo Administrativo del CIEPS (CIEPS.UAARhotmail.com)

Cc: REGION 0 OPERATIVA CGSIBCVT (LER.REGO@cusaem.gob.mx)
FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCION DE ESTE CORREO, GRACIAS.
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SOLICITO INFORMACIONJC

jcz caszav<cazj_msm29@hotmail.com>
mié 27/09/2017 05:28 p.m.

Para: Unidad de Apoyo Administrativo del CIEPS (CIEPS.UAAQRhotmail.com)
HOLA CONTADOR



ME PUEDE PROPORCIONAR LA CONCILIACION DEL INVENTARIO FINAL DE BIENES MUEBLES CON EL SICOPA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS ORDENES

Atentamente

C.P.y A. Juana Castro Zavala

Auditora

Z??rate Garc??a Paz y Asociados, S.A. de C.V.

Envio del Comprobante Fiscal Digital : B43673
Facturas ECOBUSINESS<facturasecobusiness@gmail.com>
jue 28/09/2017 06:16 p.m.

Para: cieps.uaa@hotmail.com

ECO BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

COTIZACION
ENRIQUE ROBLES<COMERCIAL_IMPACTO@hotmail.com>
vie 29/09/2017 02:12 p.m.

Para: Unidad de Apoyo Administrativo del CIEPS (CIEPS.UAAQRhotmail.com)
HOLA BUENA TARDE!!

LIC. ROBERTO CARLOS
PRESENTE:

Por medio de la presente envio cotizacidn solicitada.
Estamos a sus ordenes.

Ing. Enrique Robles
Comercial Impacto Toluca S.A de C.V.

De: Unidad de Apoyo Administrativo del CIEPS <CIEPS.UAA@hotmail.com>
Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2017 11:28 a. m.

Para: comercial_impacto@hotmail.com

Asunto: COTIZACION

Buen dia, solicito cotizacién del lavado de una sala de tela (tres piezas).



