Solicitud de cotizacién sistema de Nomina
Compras CIEPS
A

Responder]|
lun 16/01, 07:46 p.m.

ecruz@sifi.com.mx;
Unidad de Apoyo Administrativo del CIEPS (cieps.uaa@hotmail.com)

Buenas tardes, le escribo del Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social, el motivo
del presente a parte de saludarle es para solicitarle una cotizacién del Sistemma de Nomina SIFI
Nomina Web 3.0 como se detalla a continuacion:

1 Sifi *Nomina Web 3.0 uso de licencia del sistema en el periodo anual 2017, mantenimiento,
asesoria, capacitacion, puesta en marcha, soporte ilimitado.

1500 folios en CFDI para las nominas, armonizacion del timbrado con fundamento en el art 99
fraccion tercera, capitulo | de la Ley del I.S.R

Que cumpla con las disposiciones que a la fecha estan vigentes y son requeridas para este
Ejercicio Fiscal por la S.H.C.P.

Seria tan amable de enviarmela en hoja membretada, dirigida al Consejo de Investigacién y
Evaluacion de la Politica Social, en atencioén al Lic. Roberto Carlos Sdnchez Pérez, que contenga:
Vigencia de la Cotizacidn, forma de pago, tiempo de entrega, vy si es posible que nos puedan
conceder un crédito de maximo 8 dias.

Asi mismo solicito de su apoyo a ver si es posible que me pudieran proporcionar de forma
adicional los biometricos del sistema o bien los estandares del sistema ya que necesitamos
instalar un reloj checador que sea compatible con el sistema en caso de gque existiera uno que sea
compatible con dicho sistema.

En espera de sus comentarios.
Saludos
L.C. Diana Zaragoza

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

Cotizacién servicio CRV 2014CC
Compras CIEPS

Responder]|
mar 17/01, 11:42 a.m.

rgomez@rodas.com.mx
Buen dia:

Por este medio me permito solicitar la cotizacién para el servicio de los 65 mil kilometros de la
camioneta Honda CR-V modelo 2014 placas MSL-5123.

Agradeceria indicara la posibilidad de realizarlo el dia lunes 23 a las 11 de la mafiana.

Consejo de Investigaci??n y Evaluaci??n de la Pol??tica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

Cotizacién de seguros (URGENTE)CC
Compras CIEPS




Responder]|
mar 17/01, 11:47 a.m.

ASESORIA ESPECIALIZADA en seguros (asesoriaespecializadaenseguros@hotmail.com);

Buenos dias le escribo del Consejo de Investigacién y Evaluacion de la Politica Social, para
solicitarle una cotizacion del Seguro con cobertura amplia de los siguientes vehiculos:

Chevrolet Matiz 2014 placas MRJ7511
Chevrolet Spark 2013 placas MRJ7538

CODIGO POSTAL 50080.

Le solicito que la cotizacion la envie en hoja membretada, firmada o sellada.

Dirigida al Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social

En Atencién al Lic. ROBERTO CARLOS SANCHEZ PEREZ o bien a una servidora DIANA MARIA
ZARAGOZA ROSSANO.

Sefialando la Forma de Pago

El Tiempo de Entrega

Vigencia de la Cotizacion.

De antemano, agradezco la atenciéon que se sirva dar al presente y quedo en espera de su
cotizacion

Saludos.

L.C. Diana Zaragoza
Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext. 1014

Re: Cotizacién de seguros (URGENTE)
Compras CIEPS

Responder]|
mar 17/01, 01:33 p.m.

Toluca 18 (Ma. Antonieta Moreno) [identicar] (toluca_ventas8@qualitas.com.mx)
Matiz "A" 5 puertas, 4 cilindros, STD.

905 CT CHEVROLET SPARK LS "A"/ CLASSIC STD., 05 OCUP. CF

Consejo de Investigaci??n y Evaluaci??n de la Pol??tica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

De: Toluca 18 (Ma. Antonieta Moreno) [identicar] <toluca_ventas8@qualitas.com.mx>
Enviado: martes, 17 de enero de 2017 01:28 p. m.

Para: Compras CIEPS

Asunto: RE: Cotizacidn de seguros (URGENTE)

Hola me ayuda a validar las versiones de las unidades, quedo a sus ordenes
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Saludos cordiales.

Ma. Antonieta Moreno

Ejecutivo de Ventas

Ignacio Allende, No. 406

Col. Fco. Murguia

Toluca, Estado de México. C.P. 50130
Tel. 01(722) 213 34 97 y 1671116

De: Compras CIEPS [mailto:cieps.compras@hotmail.com]
Enviado el: martes, 17 de enero de 2017 11:48 a.m.
Asunto: Cotizacion de seguros (URGENTE)

Buenos dias le escribo del Consejo de Investigacién y Evaluacion de la Politica Social, para
solicitarle una cotizacion del Seguro con cobertura amplia de los siguientes vehiculos:

Chevrolet Matiz 2014 placas MRJ7511
Chevrolet Spark 2013 placas MRJ7538

CODIGO POSTAL 50080.

Le solicito que la cotizacion la envie en hoja membretada, firmada o sellada.

Dirigida al Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social )
En Atencidén al Lic. ROBERTO CARLOS SANCHEZ PEREZ o bien a una servidora DIANA MARIA
ZARAGOZA ROSSANO.

SeAalando la Forma de Pago

El Tiempo de Entrega

Vigencia de la Cotizacion.

De antemano, agradezco la atencidon que se sirva dar al presente y quedo en espera de su
cotizaciéon

Saludos.
L.C. Diana Zaragoza

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext. 1014

Cotizacién Balatas y ValeroCC
Compras CIEPS

Responder]|
mar 17/01, 02:46 p.m.

refzina@chevysancarlos.com
Buen dia, por este medio me permito solicitar la cotizacion de las siguientes piezas:

Balatas Spark 2013 KL8CD6AD8DC643313
Valero Matiz 2014 KL8MDG6AQITECOT1904



Le solicito que la cotizacion la envie en hoja membretada, firmada o sellada.

Dirigida al Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social .
En Atencidén al Lic. ROBERTO CARLOS SANCHEZ PEREZ o bien a una servidora DIANA MARIA
ZARAGOZA ROSSANO.

SeAalando la Forma de Pago

El Tiempo de Entrega

Vigencia de la Cotizacion.

De antemano, agradezco la atencion que se sirva dar al presente y quedo en espera de su
cotizacion

Saludos.

L.C. Diana Zaragoza
Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext. 1014

De: Contacto GNP (Mario Lopez) <contacto.asesorgnp@gmail.com>
Enviado: martes, 17 de enero de 2017 03:07 p. m.

Para: 'Compras CIEPS'

Asunto: RE: Cotizacion de seguros (URGENTE)

Buenas Tardes LC. Diana Zaragoza.
Envio carta cotizacion con la informacion solicitada.
Saludos
L.D. J. Mario Lépez lturbide
Agente de Seguros, Grupo Nacional Provincial

B Telcel: (722) 192 3494
www.facebook.com/55ymas

De: Compras CIEPS [mailto:cieps.compras@hotmail.com]
Enviado el: martes, 17 de enero de 2017 11:48 a. m.
Asunto: Cotizacion de seguros (URGENTE)

Buenos dias le escribo del Consejo de Investigacién y Evaluacion de la Politica Social, para
solicitarle una cotizaciéon del Seguro con cobertura amplia de los siguientes vehiculos:

Chevrolet Matiz 2014 placas MRJ7511
Chevrolet Spark 2013 placas MRJ7538

CODIGO POSTAL 50080.

Le solicito que la cotizacidn la envie en hoja membretada, firmada o sellada.

Dirigida al Consejo de Investigacion y Evaluacién de la Politica Social

En Atencién al Lic. ROBERTO CARLOS SANCHEZ PEREZ o bien a una servidora DIANA MARIA
ZARAGOZA ROSSANO.

Sefalando la Forma de Pago

El Tiempo de Entrega

Vigencia de la Cotizacion.

De antemano, agradezco la atencidn que se sirva dar al presente y quedo en espera de su
cotizacion

Saludos.

L.C. Diana Zaragoza
Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext. 1014


http://www.facebook.com/55ymas

Re: Fwd: Cotizacion de seguros (URGENTE)CC
Compras CIEPS

Responder]|
mar 17/01, 03:21 p.m.

BERTHA GONZALEZ (bertha.gonzalez@aasereseguros.com)
Estimada Bertha:

Confirmo la recepcion de cotizaciones.

iMil gracias!

Consejo de Investigaci??n y Evaluaci??n de la Pol??tica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

De: BERTHA GONZALEZ <bertha.gonzalez@aasereseguros.com>
Enviado: martes, 17 de enero de 2017 03:18 p. m.

Para: cieps.compras@hotmail.com

Asunto: Re: Fwd: Cotizacion de seguros (URGENTE)

FAVOR DE CONFIRMAR DE RECIBIDO SUS COTIZACIONES.
SALUDOS....

ATENTAMENTE,

BERTHA GONZALEZ ACOSTA

AASERE SEGUROS

7227732824 AL 26

El 17 de enero de 2017 a las 12:35 PM BERTHA GONZALEZ <bertha.gonzalez@aasereseguros.com>
escribio:

hola!!ll

si tiene alguna duda en las cotizaciones favor de hacerle saber al agente de ventas Miguel Tafolla
Maldonado.

al telefono: 2994228

saludos....

ATENTAMENTE,

BERTHA GONZALEZ ACOSTA

AASERE SEGUROS

7227732824 AL 26

---------- Mensaje original ----------

De: Compras CIEPS <cieps.compras@hotmail.com>
Para:

Fecha: 17 de enero de 2017 a las 11:47 AM

Asunto: Cotizacidn de seguros (URGENTE)

Buenos dias le escribo del Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social, para
solicitarle una cotizacién del Seguro con cobertura amplia de los siguientes vehiculos:

Chevrolet Matiz 2014 placas MRJ7511
Chevrolet Spark 2013 placas MRJ7538

CODIGO POSTAL 50080.

Le solicito que la cotizacién la envie en hoja membretada, firmada o sellada.

Dirigida al Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social .
En Atencioén al Lic. ROBERTO CARLOS SANCHEZ PEREZ o bien a una servidora DIANA MARIA
ZARAGOZA ROSSANO.

Sefalando la Forma de Pago

El Tiempo de Entrega

Vigencia de la Cotizacion.



De antemano, agradezco la atencidn que se sirva dar al presente y quedo en espera de su
cotizacion

Saludos.

L.C. Diana Zaragoza

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext. 1014

COTIZACION SPARK Y MATIZCC
Compras CIEPS

Responder]|
mié 18/01, 09:51 a.m.

refzina@chevysancarlos.com.mx

Buen dia, por este medio me permito solicitar la cotizacion de las siguientes piezas:

Balatas Spark 2013 KL8BCD6AD8DC643313
Valero Matiz 2014 KLBMDG6AOTECO11904

Le solicito que la cotizacion la envie en hoja membretada, firmada o sellada.

Dirigida al Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social )
En Atencidén al Lic. ROBERTO CARLOS SANCHEZ PEREZ o bien a una servidora DIANA MARIA
ZARAGOZA ROSSANO.

SeAalando la Forma de Pago

El Tiempo de Entrega

Vigencia de la Cotizacion.

De antemano, agradezco la atencién que se sirva dar al presente y quedo en espera de su
cotizacion

Saludos.

L.C. Diana Zaragoza
Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext. 1014

Cotizacién
Compras CIEPS

Responder]|
mié 18/01, 11:50 a.m.

servtolO7@chevysancarlos.com.mx

Buen dia, por este medio me permito solicitar la cotizacion de la instalacion de las siguientes
piezas:

Balatas y Discos Spark 2013 KL8CD6ADSDC643313

Valero Matiz 2014 KL8MDG6AOTECO11904

Le solicito que la cotizacion la envie en hoja membretada, firmada o sellada.

Dirigida al Consejo de Investigacion y Evaluacién de la Politica Social

En Atencidn al Lic. ROBERTO CARLOS SANCHEZ PEREZ o bien a una servidora DIANA MARIA
ZARAGOZA ROSSANO.

Senalando la Forma de Pago

El Tiempo de Entrega

Vigencia de la Cotizacion.

De antemano, agradezco la atencidn que se sirva dar al presente y quedo en espera de su
cotizacion



Saludos.

L.C. Diana Zaragoza
Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext. 1014

Re: Archivo no anexadoCC
Compras CIEPS

Responder]|
mié 18/01, 11:57 a.m.

Contacto GNP (Mario Lopez) (contacto.asesorgnp@gmail.com)
Estimado Mario:

Recibi cotizacidon, en cuanto sea autorizada me pondré en contacto contigo. éPodrias indicarme el
proceso a seguir?

Es decir, se realiza el pago en qué cuenta y coémo te hago llegar el comprobante

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

Re: COTIZACION SPARK'Y MATIZCC
Compras CIEPS

Responder]|
mié 18/01, 12:27 p.m.

refzina@chevysancarlos.com.mx
Recibido, mil gracias

Consejo de Investigaci??n y Evaluaci??n de la Pol??tica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

De: CESAR DIAZ <refzina@chevysancarlos.com.mx>
Enviado: miércoles, 18 de enero de 2017 12:15 p. m.
Para: Compras CIEPS

Asunto: Re: COTIZACION SPARK Y MATIZ

El18/01/2017 a las 09:51 a.m., Compras CIEPS escribio:
Buen dia, por este medio me permito solicitar la cotizacion de las siguientes piezas:

Balatas Spark 2013 KL8BCD6AD8DC643313
Valero Matiz 2014 KLBMDG6AOTECO11904

Le solicito que la cotizacion la envie en hoja membretada, firmada o sellada.

Dirigida al Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social )
En Atencidén al Lic. ROBERTO CARLOS SANCHEZ PEREZ o bien a una servidora DIANA MARIA
ZARAGOZA ROSSANO.

SeAalando la Forma de Pago

El Tiempo de Entrega

Vigencia de la Cotizacion.

De antemano, agradezco la atencidn que se sirva dar al presente y quedo en espera de su
cotizacion

Saludos.

L.C. Diana Zaragoza
Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext. 1014



Solicitud de Cotizacién Reloj Checador URGENTE!

Compras CIEPS

Responder]|
jue 19/01/2017 11:46 a.m.

Para:

Ventas Tecri (ventas@tecri.com.mx);
goyojr@hotmail.com;

gmorales@iatesa.com.mx;

erapsa@yahoo.com;

KAREEM TORRES GARCIA (ktorres@ecnmexico.com.mx)

Buenos dias, el motivo del presente a parte de saludarles es para solicitarles una cotizacion de un
Reloj checador que sea facial y digital que cubra con los requerimientos siguientes:

Capacidad Rostros: 1,000
Huellas: 2,000
Eventos: 100,000
Comunicacion TCP/IP, RS485 y RS-232

Administracion USB.
Salida Wiegand

Hardware Pantalla TFT Touchscreen de 4.3”
Memoria de 256 MB
Lector de proximidad

Conexiones Salida de revelador
NC/NO/COM(12V,3A)

Botdn de salida/timbre/sensor de
puerta

Salida de alarma

Bateria

Fuente

Alimentacion 12VCD/330mA

Software Software de control de
asistencia(gratuito)

Serian tan amables de proporcionarme la cotizacion en hoja membretada, dirigida al Consejo de
Investigacion y evaluacion de la Politica Social, en atencion al Lic. Roberto Carlos Sdnchez Pérez,
con vigencia de la misma, tiempo de entrega y si es posible que nos puedan otorgar un crédito de
8 dias.

De la misma forma incluir el costo de la instalacion, si ofrecen alguna capacitacion, garantia del
mismo, ventajas del producto, asesoria (si tiene costo) favor de anexar imagen del producto
ofrecido.

En espera de sus cotizaciones correspondientes.
Saludos.

L.C. Diana Zaragoza
LA R R R RRRRRRRERRERERRRRRRRRRRRRRRRRERRERRRRRRRRERRERRERRERRRRERRERRERRERRERERRERERENRNENNRNHSH

Re: Solicitud de Cotizaciéon Reloj Checador URGENTEICC

Compras CIEPS

Responder]|

vie 20/01/2017 01:59 p.m.

Para:

KAREEM TORRES GARCIA (ktorres@ecnmexico.com.mx)

Mil gracias confirmo de recibida la cotizacién .
Saludos
L.C. Diana Zaragoza

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014




