Re: Facturas Junio

Compras CIEPS

Responder
jue 08/06, 02:36 p.m.
Don perfec Isidro (inovafo78@gmail.com)

Buenas tardes confirmo de recibida la factura del mes de Marzo la cual sera turnada al area correspondiente para la
generacioén de su pago.

Seria tan amable de enviar escaneada su alta de hacienda de favor.

Saludos

L.C. Diana Zaragoza

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

De: Don perfec Isidro <inovafo78 @gmail.com>
Enviado: miércoles, 7 de junio de 2017 05:38 p. m.
Para: Compras CIEPS

Asunto: Fwd: Facturas Junio

Envio factura

Saludos

Re: PREFACTURA SERVICIO NISSAN SENTRA CIEPS

Compras CIEPS

Responder
jue 08/06, 05:02 p.m.

Adriana Gutiérrez (agutierrez@nissanmega.com.mx)

Buenas tardes Adriana, hace rato que acudimos a dejar la Unidad se le solicito al Asesor que nos hiciera ademds del
servicio la revision de los pardmetros para fines de llevarlo a verificar y nos dio un costo total de $ 2,634.00 ( servicio y
revisidn de parametros ) serias tan amable de enviarnos una factura adicional o bien modificar esta factura incluyendo la
revision de parametros.

Por otra parte no seas mala el correo es: cieps.compras@hotmail.com, para que me puedas apoyar en corregirlo.
Para que podamos hacer la transferencia correspondiente y enviartela a la brevedad.

Saludos

L.C. Diana Zaragoza

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

De: Adriana Gutierrez <agutierrez@nissanmega.com.mx>
Enviado: jueves, 8 de junio de 2017 04:51 p. m.

Para: Compras CIEPS

Asunto: Fwd: PREFACTURA

———————— Mensaje reenviado --------
Asunto:PREFACTURA
Fecha:Thu, 08 Jun 2017 13:56:39 -0500
De:Adriana Gutierrez <agutierrez(@nissanmega.com.mx>
Para:compras.cieps@hotmail.com




Buenas tardes, anexo pre factura de servicio para revisién de cobro y
tramite de pago de la unidad Sentra mod. 2010 placas MFZ1940.
Gracias,

NISSAN MEGA

Re: PREFACTURA

Compras CIEPS

Responder
jue 08/06, 05:51 p.m.

Adriana Gutiérrez (agutierrez@nissanmega.com.mx)

Hola buenas tardes confirmo de recibida la PREFACTURA, es correcto a excepcion del Correo electrénico es :
cieps.compras@hotmail.com, la cual ya fue turnada para hacer la transferencia correspondiente.

Serian tan amables de enviarme la factura en formato PDF y XML por este medio.

Saludos.

L.C. Diana Zaragoza

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social

Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

De: Adriana Gutiérrez <agutierrez@nissanmega.com.mx>
Enviado: jueves, 8 de junio de 2017 05:45 p. m.

Para: Compras CIEPS

Asunto: PREFACTURA

Buenas tardes, anexo nueva pre factura del servicio de la unidad Sentra
placas MFZ1940.

Gracias,

Adriana

NISSAN MEGA



