Re: factura "Evaluacién del programa de desarrollo social Gente Grande”.

Compras CIEPS

Responder
lun 07/11, 10:57 a.m.

politicas publicas (politicaspublicas@prodigy.net.mx)

Buenos dias confirmo de recibida la factura 549.
Saludos

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

De: politicas publicas <politicaspublicas@prodigy.net.mx>

Enviado: lunes, 7 de noviembre de 2016 10:54 a. m.

Para: 'Compras CIEPS'

Asunto: factura "Evaluacién del programa de desarrollo social Gente Grande"

Buenos dias,
Envio factura correspondiente al 2do. Pago del Proyecto “Evaluacién del programa de desarrollo social Gente Grande”.
Saludos

Claudia Gurrusquieta Olguin
Socia-administrativa
Politicas Publicas S.C.
Darwin 68, piso 11, Col. Anzures
México, D.F.
Tels: 55-45-46-95

55-45-48-25

55-45-80-85

RV: Solicitud de Cotizacion Compras Solidarias 2016

Compras CIEPS

Responder

lun 07/11, 11:34 a.m.
ventaspapeabc@hotmail.com;
csmafer@live.com.mx;
erapsa@yahoo.com;
conpaprime@hotmail.com

ARTICULOS A COTIZAR COMPRA SOLIDARIA 2016.xIsx12 KB

Buen dia el Motivo del presente es para solicitarles una cotizacidn para realizar la Compra Solidaria de este Consejo,
por lo anterior pido su apoyo para que me puedan hacer llegar su cotizacidon en Hoja Membretada, firmada o sellada,
con vigencia de la misma, tiempo de entrega, y si nos pudieran hacer favor de otorgar un crédito maximo de 8 dias.
Dicha Cotizacidn favor de dirigirla al Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social en atencion al Lic. Roberto
Carlos Sédnchez Perez o bien a una servidora.

Se adjunta la relacidn y las cantidades de los articulos ( es importante que sean las marcas solicitadas ya que luego nos
cotizan otros semejantes pero no son de la misma calidad).

Sin mas por el momento y en espera de sus cotizaciones.

Saludos

L.C. Diana Zaragoza

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social

Tel: 2-14-25-93 Ext.1014


https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAABB%2FXY3AAAAARIAEAAsSxDsr%2FOuRJ4noAvdn%2BTS&X-OWA-CANARY=1l8QH4bag0yd72vIpI2h9WCwehOkDNQYvsb_ZhgGSoOCaF-o4B8rkWlDTcxsIi4PaS0nVmIXVGQ.&token=c3a32264-5288-44bd-8673-f2e088492140&owa=outlook.live.com&isc=1
https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAABB%2FXY3AAAAARIAEAAsSxDsr%2FOuRJ4noAvdn%2BTS&X-OWA-CANARY=1l8QH4bag0yd72vIpI2h9WCwehOkDNQYvsb_ZhgGSoOCaF-o4B8rkWlDTcxsIi4PaS0nVmIXVGQ.&token=c3a32264-5288-44bd-8673-f2e088492140&owa=outlook.live.com&isc=1

Solicitud del Llenado de la Carta Manifiesto

Compras CIEPS

Responder
lun 07/11, 01:41 p.m.

Gregorio Morales Reséndiz (goyojr@hotmail.com)

02. P.M.CARTA DE MANIFESTACION DE VINCULOS O RELACION DE NEGOCIOS .docx13 KB

descargar
Guardar en OneDrive - Personal

Buenas tardes el motivo del presente es para informarle que Ud(es) ha sido el proveedor adjudicado para llevar a cabo
el servicio de mantenimiento del Multifuncional Brother MFC-L8850-CDW, del cual nos proporciono la cotizacién
correspondiente sin embargo antes de dar inicio al procedimiento de contratacidn de un bien o servicio, es
indispensable que nos pueda hacer llegar el formato adjunto requisitado con fecha del dia de hoy y firmado por el
representante legal, una vez recibido dicho formato, daremos inicio con el proceso de contratacion del bien y/o servicio
para dar cumplimiento al "Protocolo de Actuacién de los Servidores Publicos que intervienen en las contrataciones
publicas, prorrogas, el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus modificatorios
nacionales como internacionales”.

En espera de la Carta de Manifestacion de Vinculos a la brevedad, en hoja membretada y firmada.

Saludos

L.C. Diana Zaragoza

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social

Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

Solicitud de Cotizacion Compras Solidarias 2016

Compras CIEPS

Responder
mar 08/11, 03:35 p.m.
Claudia Villegas (csmafer@live.com.mx)

Muchas Gracias le confirmo de recibido, una vez que lo autoricen me pondré en contacto con Ud.
Saludos

L.C. Diana Zaragoza

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social

Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

De: Claudia Villegas <csmafer@live.com.mx>

Enviado: martes, 8 de noviembre de 2016 02:48 p. m.

Para: Compras CIEPS

Asunto: Re: Solicitud de Cotizacion Compras Solidarias 2016

L.C. DIANA, BUENA TARDE EN RESPUESTA A SU SOLICITUD ANEXO COTIZACION, EN ESPERA DE SU PRONTA RESPUESTA
DE SU PARTE QUEDO DE UD COMO SU SEGURO SERVIDOR

ATENTAMENTE

MARIO VILLEGAS L.
CS MAFER

Re: Solicitud de Servicio de Mantenimiento del Multifuncional Brother

Compras CIEPS

Responder
mar 08/11, 06:44 p.m.
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Gregorio Morales Reséndiz (goyojr@hotmail.com)

Buenas tardes confirmo de recibida la carta de manifestacidn de vinculos, asi mismo por este medio solicito el servicio

de mantenimiento para el Multifuncional Brother MFC-L8850-CDW, por este motivo solicito pueda presentarse en esta
Unidad de Apoyo Administrativo el préximo jueves 10 de Noviembre en un horario de 17:00 a 18:00 horas para hacer

entrega de dicho bien para su reparacién.

Saludos

L.C. Diana Zaragoza

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social

Tel: 2-14-25-93 Ext.1014

De: Gregorio Morales Resendiz <goyojr@hotmail.com>
Enviado: martes, 8 de noviembre de 2016 05:28 p. m.
Para: Compras CIEPS

Asunto: Re: Solicitud del Llenado de la Carta Manifiesto

Gracias Contadora.
Anexo envio a usted la carta solicitada y en breve le presentaremos el original en sus oficinas
Agradeciendo de antemano seguimos a sus ordenes.

Gregorio Morales.
IATESA

Re: Solicitud de Cotizacion Compras Solidarias 2016

Compras CIEPS

%

Responder

jue 10/11, 08:13 p.m.

claudia villegas (csmafer@live.com.mx);
erapsa@yahoo.com;
conpaprime@hotmail.com;

+1 destinatarios

Hola buenas noches un favor podrian hacerme favor de realizar las siguientes modificaciones en la cotizacion
proporcionada con anterioridad.
Las modificaciones son las siguientes:

No. ARTICULO PIEZAUNIDAD DE MEDIDA
6 CINTA ADHESIVA JANEL CANELA 48X50" 5 PIEZAS

7 CINTA ADHESIVA JANEL 119 24X65" CORTE FACIL 5 PIEZAS

8 CINTA ADHESIVA JANEL 119 18X65" CORTE FACIL 5 PIEZAS

15 ESPIRAL PLASTICO ESPIRAFLEX T/C PARA ENCUADERNAR 18 MM 4 CAJA

25 LIGAS AGUILA CAJA No.18 100 GRS 5 CAJA

32 SOBRE BLANCO T/CARTA ENGOMADO 104  PIEZAS

Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014



