
Solicitud de corrección de factura 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
lun 03/04, 11:31 a.m. 

cenaduriaesthela@outlook.com; 

dra.zuniga.cieps@gmail.com; 
+1 destinatarios 
  
RFC CIEPS.docx343 KB 
 

 
F-4705 Ricardo Moran Romo.pdf87 KB 
 

2 archivos adjuntos (430 KB) Descargar todo  
Guardar todo en OneDrive - Personal 
Buen día Sr. Ricardo Moran Romo, le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la 
Política Social, el motivo del presente es para solicitarle me pueda hacer favor de cambiar la 
Factura 4705 por el importe de $ 237.00 el motivo es que el Domicilio Fiscal está mal dice: Av. 
José María Nápoles pte No. 1222 y debe decir: JOSE MARÍA MORELOS PTE No. 1222, adjunto 
RFC para su facturación correcta ya que como es una comprobación de gastos no la acepta  el 
área contable. 
En espera de su apoyo para la corrección de la misma. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Solicitud de Corrección de Factura 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
lun 03/04, 11:53 a.m. 

gruporealturismo@next-technologies.com.mx; 

vguerrero@quintareal.com; 
+2 destinatarios 
  
F-QAGB1862 Hotel.pdf15 KB 
 

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 
Vero buenos días, como estas, el motivo de presente aparte de saludarte es para solicitarte tu 
apoyo para que me puedan hacer favor de re facturar la factura QAGB1862  por el importe de $ 
4,934.98 la cual te adjunto, ya que facturaron servicios adicionales los cuales los requiero por 
separado. 
 
Es decir  requiero solo una factura por el importe del hospedaje $ 4,740.00 ya que ese se pagó 
previamente  
Y una factura adicional por los servicios $ 194.98 
 
En espera de tu apoyo para la cancelación de la factura QAGB1862 y la emisión de las dos facturas 
adicionales ya que son comprobaciones separadas. 
Serian tan amables de enviarme las facturas a este mismo correo de favor. 
 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

 

 

Re: Actualización y renovación seguros de auto - 00000188326045 CONSEJO DE 
INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL - TSURU GS I STD , 2013 - 
Amplia PM 3N1EB31S4DK329660 - MMV3984 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mar 04/04, 09:20 a.m. 



Mario López (Asesor) GNP (contacto.asesorgnp@gmail.com) 
Mario: 
¿Podrías enviarme la cotización formal por favor? 
 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 
De: Mario Lopez (Asesor) GNP <contacto.asesorgnp@gmail.com> 
Enviado: lunes, 3 de abril de 2017 02:52 p. m. 
Para: 'Compras CIEPS' 
Asunto: Actualización y renovación seguros de auto - 00000188326045 CONSEJO DE 
INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL - TSURU GS I STD , 2013 - Amplia PM 
3N1EB31S4DK329660 - MMV3984 

  

Por medio de la presente informo de la renovación automática del seguro de la unidad descrita. 
  

Póliza Contratante Descripción Fin de 
vigencia 

Prima 
Nueva Status 

000001883260
45 

CONSEJO DE 
INVESTIGACIO
N Y 
EVALUACION 
DE LA 
POLITICA 
SOCIAL 

TSURU GS I STD , 
2013 - Amplia PM 
3N1EB31S4DK3296
60 - MMV3984 

07/04/201
7 

$ 
5,185.4
0 

POR 
RENOVA
R 

  
  
Favor de indicarme si se realizar la renovación de acuerdo a las condiciones señaladas o se dejara 
sin renovar. 
  
  
L.D. J. Mario López Iturbide 
� Agente de Seguros, Grupo Nacional Provincial 
Cedula Definitiva CNSF C222469, Seguros Personales 
✉  Email: contacto.asesorgnp@gmail.com  
☎  Telcel: (722) 192 3494 
  
  
 www.facebook.com/55ymas  
 
RV: Cancelación del Comprobante Fiscal Digital 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mar 04/04/2017 09:30 a.m. 

Para: 

cenaduriaesthela@outlook.com 
Buenod dias C. Ricardo Moran, el motivo del presente es para agradecerle su apoyo por la 
cancelación de la factura 4705 y la refacturación de la misma. 
Confirmo de recibida la factura correcta. 
Saludos y que tenga un excelente dia. 
 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 
De: mail@facturador.com <mail@facturador.com> 
Enviado: martes, 4 de abril de 2017 08:55 a. m. 
Para: cieps.compras@hotmail.com; cenaduriaesthela@outlook.com 
Asunto: Cancelación del Comprobante Fiscal Digital 

  

LADA SIN COSTO MEXICO 01-800-272-0646  

 



  

Su comprobante fiscal digital 
Folio Fiscal: 56B01E7B-3EE5-4642-B905-
38C18FB12DD7 

EMISOR: 
RICARDO MORAN ROMO 
FECHA: 31-03-2017 09:10:17 
MONTO: 236.9996 

 

 Estimado usuario: CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA 
SOCIAL 
Por medio de la presente se le envía el Comprobante Fiscal Digital (CFDI), el cual es generado por 
el Proveedor Autorizado de Certificación con numero 56179 y cumple con los requerimientos del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
Se anexa formato XML y archivo PDF, cabe mencionar que el XML es su comprobante fiscal 
digital, y el PDF es solo la representación impresa del mismo, el cual podrá imprimir libremente e 
incluirlo en su contabilidad. 
Para mayor información visite [www.facturadorelectronico.com]www.facturador.com 
Favor de NO contestar este correo 
** 
  
  
 
  Re: Facturas 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mar 04/04/2017 09:35 a.m. 

Para: 

Verónica Guerrero Richarte (vguerrero@quintareal.com) 
Verito muy buenos días, te confirmo de recibida la factura del Hospedaje por la Reservación del 
Maestro Víctor Mario Campero Carmona, sin embargo tendríamos pendiente la del pago de 
los servicios . 
Podrías apoyarme con esa. 
Saluditos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
 

 

 
De: Verónica Guerrero Richarte <vguerrero@quintareal.com> 
Enviado: martes, 4 de abril de 2017 04:40 a. m. 
Para: cieps.compras@hotmail.com 
Asunto: Facturas 

  

Hola Diana¡ 
  
Envío facturas solicitadas. Un gusto saludarte. 
  
 Quedo a tus apreciables órdenes. Buen dia . 
  

 ¡Con Gran Placer! 

  
Verónica Guerrero 



Jefa de Reservaciones 
Quinta Real Aguascalientes 
Tel. (52) 449 978 5818 
Ext. 173 
vguerrero@quintareal.com 
www.quintareal.com 

Re: Facturas Estacionamiento 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mar 04/04/2017 05:37 p.m. 

Para: 

Don perfec Isidro (inovafo78@gmail.com) 
Buenas tardes, confirmo de recibida la factura correspondiente al mes de abril 2017, la cual se 
turnará con la persona correspondiente para la generación de su pago. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 
De: Don perfec Isidro <inovafo78@gmail.com> 
Enviado: martes, 4 de abril de 2017 04:04 p. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Fwd: Facturas Estacionamiento 

  

---------- Mensaje enviado ---------- 
De: Aida Angélica Galán Quiñonez <aidagalan@gmail.com> 
Fecha: 4 de abril de 2017, 11:00 
Asunto: Facturas Estacionamiento 
Para: Don perfec Isidro <inovafo78@gmail.com> 
Envío la factura del estacionamiento  

 

saludos 

Re: Facturas 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
jue 06/04/2017 09:25 a.m. 

Para: 

Verónica Guerrero Richarte (vguerrero@quintareal.com) 
Hola Vero, buenos días te confirmo de recibida la factura, mil gracias por tu apoyo para las 
mismas. 
Perdona toda la lata. 
 Que tengas una excelente día. 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 
De: Verónica Guerrero Richarte <vguerrero@quintareal.com> 
Enviado: miércoles, 5 de abril de 2017 09:20 p. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: RV: Facturas 

 

Hola Dianita, 
  
Envío factura solicitada. 
 
  
Saluditos¡ 
  

Con Gran Placer! 



  
Verónica Guerrero 
Jefa de Reservaciones 
Quinta Real Aguascalientes 
Tel. (52) 449 978 5818 
Ext. 173 
vguerrero@quintareal.com 
www.quintareal.com 
 
 


