
Re: Facturación Reloj Checador 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mar 14/03, 05:40 p.m. 

Elvira Alcántara M. (ealcantara@iatesa.com.mx); 

gmorales@iatesa.com.mx; 

goyojr@hotmail.com 

Buenas tardes confirmo de recibida la factura correspondiente, la cual se turnara para su pago 
correspondiente, en cuanto se tenga se lo haremos saber para que vengan a recoger su pago. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
 

 

De: Elvira Alcántara M. <ealcantara@iatesa.com.mx> 
Enviado: martes, 14 de marzo de 2017 10:09 a. m. 
Para: cieps.compras@hotmail.com 
Cc: 'Gregorio Morales Reséndiz'; smorales@iatesa.com.mx 
Asunto: RE: Facturación Reloj Checador 

  

Estimada Diana: 
  
Por medio del presente correo me permito enviarte un cordial saludo, así mimo te hago llegar la 
factura correspondiente al reloj checador. 
  
Cualquier comentario favor de hacérnoslo saber. 
  
Saludos 
  
Elvira Alcántara M. 
IATESA 
  
De: Gregorio Morales Reséndiz [mailto:goyojr@hotmail.com]  
Enviado el: lunes, 13 de marzo de 2017 05:43 p. m. 
Para: ealcantara@iatesa.com.mx; gjimenez@iatesa.com.mx; smorales@iatesa.com.mx 
Asunto: Facturación Reloj Checador 
  
  
Saúl / Elvira / Guadalupe 
  
Favor de elaborar esta factura y enviarla a la Cp. Diana Zaragoza de la SEDESOL el día de Mañana 
Martes 14 de Marzo a primera hora  para que logren programarla esta misma semana 
  
Saludos 

Re: Solicitud de Cotizaciones 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mar 14/03, 05:43 p.m. 

Papelería ABC (ventaspapeabc@hotmail.com) 

Buenas tardes, confirmo de recibida su cotización en cuanto tenga alguna autorización se los haré 
saber a la brevedad. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 
 



 

De: Papelería ABC <ventaspapeabc@hotmail.com> 
Enviado: lunes, 13 de marzo de 2017 05:28 p. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Re: Solicitud de Cotizaciones 

  

FAVOR DE CONFIRMAR LA LLEGADA. 
 
Representaciones Escolares y de Oficina ABC S.A de C.V. 
Tel??fonos 2-15-34-95     2-13-06-22     2-13-70-86      
papeabc@yahoo.com.mx 
ventas@papeleriabctoluca.com 
www.papeleriaabctoluca.com 

Re: PAGO FACTURA ESTACIONAMIENTO FEB 17CC 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mar 14/03, 05:49 p.m. 

Don perfec Isidro (inovafo78@gmail.com) 

Buenas tardes, le informo que ya se encuentra disponible su cheque para que pueda venir  a la 
Unidad de Apoyo Administrativo con el Lic. Roberto Carlos Sánchez Pérez o bien con la 
Contadora Teresa Ramos Peralta a partir del día de mañana en un horario de 9:00 a 18:00 horas, 
por lo que le solicitamos de favor presente copia de la documentación que a continuación de 
detalla: 
 
* Copia de Cédula de Identificación fiscal o alta ante la SHCP 
*Copia de Identificación Oficial 
 
En caso de que no pueda presentarse el Representante Legal y mande a un tercero favor de 
anexar : 
 
*Copia de Identificación Oficial del tercero  
*Carta Poder firmada por el Representante Legal donde autoriza al tercero a recoger el pago. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Factura por Entrega de Material Informático 

Compras CIEPS 

Responder| 
mar 14/03, 06:00 p.m. 

intercom1@prodigy.net.mx 

Sr. Héctor buenas tardes nuevamente molestando le para que me haga favor de enviar su factura 
en formato PDF y XML por la entrega realizada del material el día jueves pasado, por otra parte 
informarle que su pago se encuentra disponible el día Jueves 16 para que pueda 
presentarse en estas oficinas con el Lic. Roberto Carlos Sánchez Pérez o bien con la contadora 
Teresa Ramos Peralta para que se le haga la entrega del mismo en un horario de 9:00 a 18:00 
horas con la documentación que se detalla a continuación: 
 
* Copia de Alta ante la SHCP o Cédula de Identificación Fiscal 
* Copia de Identificación del Representante Legal 
 
En caso de  mandar a un tercero a recoger el pago favor de anexar: 
 
* Carta Poder firmada por el Representante Legal donde autoriza al tercero a recoger el pago 
*Copia de Identificación Oficial del Tercero Autorizado. 
 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 



solicitud de servicio 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mié 15/03, 09:59 a.m. 

docana@rodas.com.mx 

 
Buen día: 
 
Quisiera solicitar la agenda del servicio de 70 mil km para una honda CRV 2014 MSLS123 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Solicitud de Cotizaciones 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mié 15/03, 10:13 a.m. 

erapsa@yahoo.com 

 
Lista de Artículos de Papelería CIEPS 2017.xlsx13 KB 
 

descargar  
Guardar en OneDrive - Personal 

 
 
Buenos días, por medio del presente solicito a Ustedes nos pudieran cotizar los artículos que se 
detallan en el archivo adjunto. (dos cotizaciones) en hoja membretada, firmada y sellada, con 
vigencia, tiempo de entrega y si fuera posible que nos puedan conceder un crédito máximo de 8 
días. 
Por lo anterior les solicito si me la pueden enviar por este medio dirigida al Consejo de 
Investigación y Evaluación de la Política Social en atención al Licenciado Roberto Carlos Sánchez 
Pérez. 
En espera de sus cotizaciones. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93  

Re: ENVÍO DE FACTURACC 

Compras CIEPS 

 
  
Responder| 
mié 15/03, 11:04 a.m. 

Intercom de Sistemas (intercom1@outlook.com) 

Muchas gracias confirmo de recibida la factura en formato PDF y XML. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

De: Intercom de Sistemas <intercom1@outlook.com> 
Enviado: miércoles, 15 de marzo de 2017 10:20 a. m. 
Para: cieps.compras@hotmail.com 
Asunto: ENVÍO DE FACTURA 

  

 

https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAACSxIQlAAAAARIAEABC2IJgCyjIRbSnUe4P8zit&X-OWA-CANARY=5pNm-V-5Sk6GXUZ6HtLCjaBcAfmrcNQYzK_YfB_nelb1InTegczkGhhzbII2DnCxkig8gi22QU8.&token=7d658729-fde7-4679-a1e7-e3bb072a9e52&owa=outlook.live.com&isc=1
https://attachment.outlook.office.net/owa/cieps.compras@hotmail.com/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkADAwATYwMAItZjFlZC0xZWYwLTAwAi0wMAoARgAAA41nEQfGYgZElPpri1MjeAAHAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAAIBCQAAAFOE87dctEZNooRGMh4U7wsAAACSxIQlAAAAARIAEABC2IJgCyjIRbSnUe4P8zit&X-OWA-CANARY=5pNm-V-5Sk6GXUZ6HtLCjaBcAfmrcNQYzK_YfB_nelb1InTegczkGhhzbII2DnCxkig8gi22QU8.&token=7d658729-fde7-4679-a1e7-e3bb072a9e52&owa=outlook.live.com&isc=1


Re: COTIZACION LLANTAS COSTCOCC 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mié 15/03, 01:46 p.m. 

W709 Asistente de Centro Llantero José Eduardo Vásquez Francisco 

(jvasquezfr@costco.com.mx) 

Buen día: 
 
¿podría mandarme la cotización con rin 17? 
 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

De: W709 Asistente de Centro Llantero José Eduardo Vásquez Francisco 
<jvasquezfr@costco.com.mx> 
Enviado: miércoles, 15 de marzo de 2017 01:20 p. m. 
Para: cieps.compras@hotmail.com 
Asunto: COTIZACION LLANTAS COSTCO 

  

  LIC. ROBERTO CARLOS SANCHEZ PEREZ      

 

BUENAS TARDES: 

                                                         

LA MEDIDA P225/65R16 LA MANEJAMOS EN MICHELIN Y BRIDGESTONE QUE SON NUESTRAS 
MARCAS DE LINEA. 

EL PRECIO POR CADA LLANTA EN MICHELIN ES DE: $2,399 C/U 

TOTAL PRECIO NORMAL SERIA DE $9,916.00. AL MOMENTO CONTAMOS CON PROMOCION DE 
MICHELIN Y SU TOTAL QUEDARIA EN $ 8,996.00 YA INCLUYE MONTAJE, BALANCEO, INFLADO 
DE NITROGENO Y VALVULAS NUEVAS (SI APLICA). 

PARA CUALQUIER DUDA ESTOY A SUS ORDENES, 

GRACIAS. 

Re: solicitud de servicio 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mié 15/03, 02:44 p.m. 

Diana Ocaña (docana@rodas.com.mx) 

Estimada Diana, ¿podríamos agentarla para el día martes 21?  
 
 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

De: Diana Ocaña <docana@rodas.com.mx> 
Enviado: miércoles, 15 de marzo de 2017 10:01 a. m. 
Para: 'Compras CIEPS' 
Asunto: RE: solicitud de servicio 

  

Co gusto tengo espacio disponible el día viernes 17 marzo a las 10:00am su asesor seria Carlos 
Briseño, sin más por el momento quedo a la orden 
  
  
Saludos 
  



Diana Ocaña 

  

 

Re: Solicitud de Cotizaciones 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
mié 15/03, 04:09 p.m. 

claudica Villegas (csmafer@live.com.mx) 

Buenas tardes confirmo de recibidas sus cotizaciones, las cuales serán turnadas al área 
correspondiente para la autorización, en cuanto determinen algo se los haré saber. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

De: Claudia Villegas <csmafer@live.com.mx> 
Enviado: martes, 14 de marzo de 2017 06:57 p. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: Re: Solicitud de Cotizaciones 

  

BUENA TARDE ESTIMADA LICENCIADA DIANA 
 
EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÓN NUESTRA 
PROPUESTA 
 
EN ESPERA DE PODER CONTAR CON SU PREFERENCIA QUEDO A SUS ORDENES 
 
SALUDOS 

Re: cotización 

Compras CIEPS 

  
Responder| 
vie 17/03, 01:15 p.m. 

Sandra Pedraza (erapsa@yahoo.com) 

Confirmo de recibida su cotización se turnara a consideración. 
Saludos 
L.C. Diana Zaragoza 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 
Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

De: Sandra Pedraza <erapsa@yahoo.com> 
Enviado: viernes, 17 de marzo de 2017 12:54 p. m. 
Para: Compras CIEPS 
Asunto: cotización 

  

buenos días 

adjunto cotización solicitada 

 


