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Documentos 
Para: alianza diaz 

 
 

 
 

De:  Compras CIEPS (cieps.compras@hotmail.com) 

Enviado: lunes, 18 de julio de 2016 05:19:12 p.m. 

Para: alianza diaz (alianzadiazventas@outlook.com) 

Outlook.com Vista activa  

 

1 dato adjunto (258.9 kB) 

 
Descargar como zip 
Guardar en OneDrive 

 

Buenas tardes, nuevamente aquí molestándoles a ver si es posible que me pudieran hacer favor de cotizar 

los señalamientos con las medidas siguientes en el material de acrílico, asi como la instalación 

correspondiente. 

En espera de una pronta respuesta. 

Saludos 

L.C. Diana Zaragoza 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 

Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Solicitud de Cotización 

Solicitud de Cotización 

Compras CIEPS 

   

18/07/2016 

 Documentos 
Para: sellosylonasrojas@yahoo.com, sietez_575@hotmail.com, ventasinetosa@inetosa.com, 
contacto@inetosa.com 

 
 

 
 

De:  Compras CIEPS (cieps.compras@hotmail.com) 

Enviado: lunes, 18 de julio de 2016 05:25:46 p.m. 

Para: sellosylonasrojas@yahoo.com (sellosylonasrojas@yahoo.com); sietez_575@hotmail.com 
(sietez_575@hotmail.com); ventasinetosa@inetosa.com (ventasinetosa@inetosa.com); 
contacto@inetosa.com (contacto@inetosa.com) 

Outlook.com Vista activa  

1 dato adjunto (258.9 kB) 

 
 
Descargar como zip 
Guardar en OneDrive 
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Buenas tardes le escribo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, el motivo del 

presente es para solicitarle una cotización de 9 Letreros en Material de Acrílico, así como el costo de su 

instalación aquí en nuestra dependencia. 

Adjunto a Ud Diseño de los letreros para su cotización correspondiente. 

Sería tan amable de proporcionarme su cotización en hoja membretada la cual deberá ir dirigida al 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, en atención al Lic. Juan José Alcántara Trigos o 

bien a una servidora. 

Dicha cotización deberá de llevar, tiempo de entrega del trabajo, forma de pago, vigencia de la cotización 

y si es posible que nos pudieran conceder un crédito de 8 días. 

Sin más por el momento quedamos a la espera de su Cotización. 

Saludos 

L.C. Diana Zaragoza 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 

Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

Solicitud de Cotización Equipo Grabación 

Compras CIEPS 

  20/07/2016 

 Documentos 
Para: csmafer@live.com.mx, mevacomercializadora@outlook.com 

 
 

 
 

De:  Compras CIEPS (cieps.compras@hotmail.com) 

Enviado: miércoles, 20 de julio de 2016 05:06:37 p.m. 

Para: csmafer@live.com.mx (csmafer@live.com.mx); mevacomercializadora@outlook.com 
(mevacomercializadora@outlook.com) 

Outlook.com Vista activa  

 

1 dato adjunto (455.2 kB) 

 
MODELOS DE GRABADORA DE LLAMADAS.docx 

Descargar como zip 
Guardar en OneDrive 

Buenas tardes, nuevamente molestándoles con la solicitud de una cotización para poder adquirir un 

equipo. 

Saludos 

L.C. Diana Zaragoza 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 

Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

RE: Solicitud de Cotización 

Compras CIEPS 

  

  

21/07/2016 

 Documentos 
Para: Recepciòn Inetosa 

 
 

 
 

De:  Compras CIEPS (cieps.compras@hotmail.com) 

Enviado: jueves, 21 de julio de 2016 01:35:19 p.m. 

Para: Recepciòn Inetosa (contacto@inetosa.com) 
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Buenas tardes, sería posible que me mandaras la cotización en hoja membretada, de favor, y a que te 

refieres con o sin acabados?  y la instalación no genera un costo? 

En la Espera de tus comentarios. 

 

Saludos 

L.C. Diana Zaragoza 

Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 

Tel: 2-14-25-93 Ext.1014 

 

From: contacto@inetosa.com 

Date: Thu, 21 Jul 2016 13:28:10 -0500 

Subject: Re: Solicitud de Cotización 

To: cieps.compras@hotmail.com 

BUENAS TARDES 

 

ATENDIENDO SU SOLICITUD DE COTIZACIÓN LE INFORMO SOBRE EL COSTO DE LOS LETREROS  

 

$ 170 + IVA SIN ACABADOS CADA UNO  

 

$  320 + IVA CON ACABADOS CADA UNO  

 

SEGUIMOS A SUS ÓRDENES  

 


